
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ ŞEHİT EMİN GÜNER İMAM HATİP ORTAOKULUKİDA -1 72 301 355 1828

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,27 6 4 4,30 6 4 4,35 4 5 2,57 7 11 2,84 11 8 7,90 43 41 29,23 218,890

Okul Ortalaması 10 9 6,93 6 4 4,25 6 4 4,83 5 5 3,22 6 11 2,51 11 8 8,35 44 41 30,09 218,980

KATILIMLAR

1 180 YUSUF BERK KUYAKSİL6A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 8 9,33 19 1 18,67 77 13 72,67 399,867 1 1 4 4 73

2 2 ZEY E  B UÇAN 6B 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 15 4 13,67 17 3 16,00 74 15 69,00 398,730 1 2 5 5 77

3 177 SEMİHSÜHEY HAN 6A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 5 13,33 15 5 13,33 75 15 70,00 389,653 2 3 6 6 93

4 226 NUREFŞAN YENER 6B 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 13 6 11,00 19 1 18,67 72 17 66,34 383,517 2 4 7 7 106

5 255 MERYEM IŞIK 6B 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 11 5,33 19 1 18,67 72 18 66,00 364,453 3 5 9 9 153

6 232 ŞEVVAL KAYA 6D 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 12 4,00 19 1 18,67 68 22 60,67 351,973 1 6 10 10 184

7 80 AHMET HAKA GÜLŞEN 6 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 11 8 8,33 17 2 16,33 64 24 56,00 339,133 1 7 12 12 221

8 139 KAAN EFE ŞAHİN 6A 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 7 8,67 15 5 13,33 67 21 60,01 336,233 3 8 14 14 236

9 500 FEVZİ KIZILKURT 6A 12 8 9,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 15 5 13,33 13 7 10,67 63 27 54,00 332,760 4 9 16 16 247

10 120 ENES DOKÇU 6A 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 3 4,00 11 5 9,33 17 3 16,00 61 23 53,33 331,793 5 10 17 17 251

11 179 VEDAT AKSU 6A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 6 7 3,67 17 2 16,33 60 21 53,00 317,970 6 11 23 24 316

12 302 ZELİHA KAÇMAZ 6D 16 4 14,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 4 3,67 15 5 13,33 57 22 49,67 305,697 2 12 29 31 371

13 94 BURAK ÖZTÜRK 6A 10 10 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 13 7 10,67 13 7 10,67 57 33 46,01 296,507 7 13 31 33 401

14 227 NURSİMA ERÇEL 6D 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 11 9 8,00 10 10 6,67 59 30 49,01 295,957 3 14 32 34 404

15 133 AZRA GÜNER 6D 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 6 5,00 16 4 14,67 56 27 47,00 294,910 4 15 33 35 409

16 206 FİLİZ YARE DEMİRCİ 6B 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 2 7 -0,33 9 8 6,33 14 6 12,00 54 32 43,33 282,753 4 16 36 38 466

17 92 BURAK CESUR 6A 12 8 9,33 5 3 4,00 5 3 4,00 8 2 7,33 11 8 8,33 11 7 8,67 52 31 41,66 279,630 8 17 39 42 482

18 145 MEHDİ IĞDIR 6A 11 9 8,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 12 4,00 15 5 13,33 56 34 44,67 276,453 9 18 41 44 494

19 220 HAMAYİLNUR OFLAZ 6D 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 6 9 3,00 16 4 14,67 53 32 42,34 275,917 5 19 42 45 499

20 186 BARAN ARSAKAY 6A 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 13 2,67 15 5 13,33 53 37 40,67 271,200 10 20 44 47 521

21 233 Y* DANUR ÇAĞAN 6B 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 6 8 3,33 15 4 13,67 51 31 40,66 270,947 5 21 45 48 522

22 229 SEAANUR ALPTEKİN 6D 12 7 9,67 8 2 7,33 6 3 5,00 7 2 6,33 7 11 3,33 13 7 10,67 53 32 42,33 265,133 6 22 50 54 556

23 132 JİYAN M SALUR 6A 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 11 3,33 17 3 16,00 51 37 38,66 264,380 11 23 51 55 562

24 101 ÇAĞRI KARATAŞ 6 12 7 9,67 3 7 0,67 7 2 6,33 2 7 -0,33 7 13 2,67 16 3 15,00 47 39 34,01 261,117 2 24 52 56 582

25 213 MUHAMMET DURSUN 6 11 7 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 5 4 3,67 7 13 2,67 13 7 10,67 52 34 40,68 254,503 3 25 56 61 621

26 184 TAMER ATAŞ 6 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 12 4,00 12 8 9,33 52 38 39,33 251,747 4 26 57 62 636

27 96 SEVDA TAŞTAN 6D 14 5 12,33 5 4 3,67 5 4 3,67 7 3 6,00 7 9 4,00 9 8 6,33 47 33 36,00 248,947 7 27 60 66 645

28 187 BETÜL ÖNER 6D 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 12 7 9,67 51 38 38,34 246,190 8 28 62 68 662

29 231 SÜMEYYE KAPLAN 6D 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 15 -1,00 13 7 10,67 53 36 41,00 245,263 9 29 63 69 665

30 224 İREM KARAKAŞ 6B 11 7 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 3 14 -1,67 16 4 14,67 49 36 37,01 241,397 6 30 65 72 687

31 34 CANAN BAYDAR 6D 12 8 9,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 5 2,33 4 12 0,00 14 6 12,00 47 38 34,32 237,630 10 31 67 74 711

32 10 ALİERDEM SALUR 6 5 5 3,33 6 4 4,67 6 2 5,33 5 1 4,67 8 6 6,00 11 5 9,33 41 23 33,33 235,840 5 32 69 77 719

33 197 ELİF REYYA BULUT 6B 10 10 6,67 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 9 0,00 14 4 12,67 46 34 34,67 233,647 7 33 71 79 732

34 288 NİSA BABUR 6D 12 8 9,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 13 7 10,67 47 43 32,67 229,307 11 34 77 85 764

35 223 HAYRUNİSA DERİNSU 6D 12 6 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 7 11 3,33 8 11 4,33 48 37 35,66 228,270 12 35 78 86 770

36 88 BERAT DEMİR 6A 12 7 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 4 2,67 1 0 1,00 11 7 8,67 41 25 32,68 227,627 12 36 80 88 777

37 205 FATMANUR GÜLTEKİN 6D 13 7 10,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 11 2,33 10 10 6,67 43 44 28,33 222,270 13 37 83 91 812

38 228 RÜMEYSA ULAKÇI 6B 10 9 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 14 6 12,00 47 42 33,00 221,597 8 38 84 92 816

39 230 SEMANUR ÖZTÜRK 6B 12 8 9,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 11 6 9,00 45 42 31,00 219,957 9 39 85 93 823

40 74 A TAHA TATAR 6A 8 11 4,33 2 4 0,67 0 5 -1,67 0 3 -1,00 7 11 3,33 15 5 13,33 32 39 18,99 214,527 13 40 92 103 869

41 196 EBRAR YALÇIN 6B 11 8 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 13 0,67 10 9 7,00 45 41 31,34 214,260 10 41 93 104 871

42 2 HAVVANUR ÖZTÜRK 6B 13 7 10,67 6 4 4,67 10 0 10,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 4 5,67 43 28 33,67 213,023 11 42 94 105 875

43 300 CEVAT DEMİR 6A 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 14 1,33 9 10 5,67 45 44 30,34 204,550 14 43 99 111 921

44 501 ENES Y  U YULU 6C 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 19 -5,33 17 3 16,00 43 47 27,33 201,587 1 44 102 114 940

45 200 EZEL HUKRAK 6D 10 9 7,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 6 13 1,67 10 10 6,67 40 48 24,00 199,713 14 45 106 118 957

46 153 MUHAMMETAL BUL T 6A 10 9 7,00 3 7 0,67 7 2 6,33 2 2 1,33 4 7 1,67 7 3 6,00 33 30 23,00 194,280 15 46 116 129 1002

47 172 MUSTAFA PULUGM 6 9 8 6,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 2 4,33 0 11 -3,67 11 7 8,67 40 33 28,99 188,457 6 47 124 137 1042
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Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 10 9 7,27 6 4 4,30 6 4 4,35 4 5 2,57 7 11 2,84 11 8 7,90 43 41 29,23 218,890
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KATILIMLAR

48 137 MUHAMMET AYATA 6 8 10 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 2 5,33 2 1 1,67 6 9 3,00 37 27 28,01 185,493 7 48 128 142 1062

49 11500 ESMA İLMAN 6B 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 12 8 9,33 40 50 23,33 184,467 12 49 129 143 1070

50 189 BÜŞRA ARMAĞAN 6B 9 10 5,67 4 5 2,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 7 10 3,67 7 12 3,00 36 47 20,34 182,860 13 50 133 148 1082

51 24 AYŞE KHALEEL 6D 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 33 57 14,00 152,040 15 51 170 196 1300

52 0 MERT ALTUNTAŞ 6C 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 27 63 5,99 149,333 2 52 173 199 1316

53 520 FATİH ÇOBAN 6 10 8 7,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 30 58 10,67 138,447 8 53 185 213 1401

54 301 ELANUR İLHAN 6B 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 9 11 5,33 28 62 7,33 138,093 14 54 186 214 1406

55 452 ÜMMÜ GÜLSÜ ARMAĞAN6D 8 12 4,00 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 1 3 0,00 26 48 10,00 129,840 16 55 196 228 1467

56 0 CİHAT SABUR 6 3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 10 10 6,67 28 62 7,33 129,573 9 56 197 229 1468

57 142 YASİN ARAS 6 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 29 61 8,68 127,933 10 57 199 231 1479

58 521 MİRAÇ YİKİT 6 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 25 65 3,33 120,893 11 58 215 251 1540

59 0 ZEKERİYA KİNİŞ 6 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 24 66 1,99 119,080 12 59 218 255 1549

60 6 AHM ALADAĞ 6 7 13 2,67 3 7 0,67 1 3 0,00 11 23 3,34 114,407 13 60 229 268 1586

61 176 EVİN BAYDA 6B 8 11 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 17 -3,67 5 15 0,00 29 59 9,32 113,287 15 61 234 274 1600

62 0 *L   Z IŞ K 6B 7 9 4,00 2 6 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 22 62 1,33 111,707 16 62 237 278 1612

63 202 FATMA ZEHR YAL ÇIN 6B 7 12 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 15 -1,00 5 15 0,00 24 64 2,67 109,633 17 63 239 280 1623

64 112 DERVİŞ BOZKURT 6 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 3 15 -2,00 23 65 1,34 107,740 14 64 243 285 1629

65 236 İBRAHİM TORZUK 6 4 15 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 25 64 3,66 104,477 15 65 249 294 1652

66 84 AHMET İDİĞ 6 2 18 -4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 24 66 1,99 101,787 16 66 252 298 1666

67 127 ENİS KABAN 6 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 24 66 2,00 101,640 17 67 253 299 1667

68 198 MUHAMMED ŞAHİN 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 24 66 2,00 87,067 1 68 272 320 1744

69 531 ÖMER Ö ÖZMEN 6 2 17 -3,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 21 68 -1,66 79,397 18 69 278 328 1769

70 135 JİYA SSELÇUK 1 17 -4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 1 7 -1,33 13 42 -1,00 76,383 2 70 283 333 1781

71 5 NAZEL ÇETİZ 6D 6 13 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 3 16 -2,33 20 68 -2,66 71,640 17 71 292 343 1798

72 108 GAMZE KABAN 6D 4 16 -1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 17 -3,67 5 15 0,00 18 71 -5,66 68,303 18 72 295 347 1806
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