
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ ŞEHİT EMİN GÜNER İMAM HATİP ORTAOKULUKİDA -1 59 323 391 1877

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,22 6 4 4,10 6 4 4,84 5 5 3,05 9 9 6,09 8 10 5,21 45 40 31,51 229,560

Okul Ortalaması 12 7 9,83 6 3 5,38 7 2 6,64 5 5 3,34 10 8 7,12 9 8 5,93 49 33 38,24 254,300

KATILIMLAR

1 87 YASİR KINA 5A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,68 478,493 1 1 1 1 1

2 77 SAİD ÇULHA 5C 17 3 16,00 7 2 6,33 10 0 10,00 7 3 6,00 19 1 18,67 19 1 18,67 79 10 75,67 448,653 1 2 3 3 25

3 44 FATİH ARMAĞAN 5A 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 19 1 18,67 16 2 15,33 74 13 69,67 420,837 2 3 4 4 59

4 64 İSMAİL SAİ GÜLEN 5A 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 16 3 15,00 15 2 14,33 71 15 66,00 388,233 3 4 10 10 127

5 255 HANİN ALKALİL 5B 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 15 5 13,33 16 4 14,67 74 16 68,66 387,200 1 5 11 11 132

6 157 YUNUS EMRE ŞEK 5A 12 1 11,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 8 1 7,67 67 5 65,35 375,200 4 6 12 12 166

7 102 MUHAMMED TİLBE 5C 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 15 5 13,33 8 4 6,67 68 14 63,33 364,400 2 7 17 17 199

8 246 RENAS TİMUR 5C 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 12 8 9,33 17 3 16,00 67 23 59,34 359,827 3 8 19 19 213

9 256 YASİN EYME EREN 5A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 7 5,67 16 4 14,67 66 19 59,68 342,477 5 9 22 22 288

10 45 FATMANUR PULUĞ 5B 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 14 6 12,00 14 6 12,00 63 27 54,01 334,120 2 10 24 24 328

11 48 FURKAN İLİM 5A 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 10 5,67 16 4 14,67 63 26 54,35 328,623 6 11 25 25 343

12 23 SALİH İLHAN 5C 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 15 5 13,33 10 10 6,67 62 28 52,66 323,493 4 12 28 28 370

13 247 ŞEVVAL DEM 5B 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 14 6 12,00 11 9 8,00 62 28 52,66 318,373 3 13 30 30 387

14 258 AYŞ  ECEM ALTIN 5B 17 3 16,00 7 3 6,00 9 0 9,00 7 3 6,00 13 4 11,67 5 3 4,00 58 16 52,67 317,943 4 14 32 33 391

15 43 EYÜP ALLAHVERDİ 5A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 8 11 4,33 14 6 12,00 62 27 53,00 312,477 7 15 35 36 412

16 35 ELANUR KARAKURT 5B 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 6 2,00 12 6 10,00 10 10 6,67 60 28 50,67 310,847 5 16 36 37 421

17 265 ÖMER FARUK KESKİN 5C 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 6 8,00 13 7 10,67 60 26 51,34 306,400 5 17 40 42 440

18 150 YAVUZ BALKAN 5C 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 12 8 9,33 12 7 9,67 59 30 49,00 305,043 6 18 41 43 447

19 218 HİRANUR ALTINTAŞ 5B 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 10 6,67 7 4 5,67 57 24 49,00 285,137 6 19 47 50 551

20 79 MERYEM ŞAHİN 5B 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 13 7 10,67 11 9 8,00 53 37 40,67 284,067 7 20 48 51 562

21 58 HİLAN UR TEKİN 5B 14 5 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 8 5,33 10 6 8,00 57 24 49,00 284,010 8 21 49 52 563

22 58 HİLAL NUR NARMANLI 5B 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 11 9 8,00 9 11 5,33 58 32 47,33 282,560 9 22 50 53 570

23 214 AHMET ARİF DEMİR 5C 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 12 6 10,00 11 9 8,00 54 34 42,67 280,833 7 23 52 56 585

24 271 FATMANUR SELÇUK 5B 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 11 9 8,00 11 9 8,00 54 36 42,00 273,867 10 24 54 58 610

25 12 MÜBERRA AKKUŞ 5B 12 7 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 11 9 8,00 10 10 6,67 54 35 42,34 272,477 11 25 56 60 623

26 166 AHMET ÜVEY BOĞAZ 5A 15 4 13,67 5 4 3,67 9 1 8,67 3 7 0,67 6 12 2,00 14 6 12,00 52 34 40,68 271,350 8 26 57 61 627

27 264 MUHAMMED TAHA KESKİN5C 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 4 3,67 13 6 11,00 2 4 0,67 51 23 43,34 267,367 8 27 59 63 652

28 110 NUREFŞAN ALTAY 5B 16 3 15,00 6 4 4,67 7 2 6,33 2 5 0,33 9 1 8,67 3 2 2,33 43 17 37,33 264,830 12 28 61 65 663

29 167 YUSUF KÖSE 5C 8 12 4,00 3 5 1,33 5 5 3,33 5 4 3,67 13 6 11,00 11 6 9,00 45 38 32,33 258,717 9 29 64 70 698

30 252 AYŞE SERRA ÇAT 5B 8 9 5,00 4 4 2,67 4 6 2,00 3 6 1,00 10 4 8,67 10 6 8,00 39 35 27,34 237,173 13 30 79 86 808

31 0 ELİFNUR KABALAK 5B 16 4 14,67 8 2 7,33 4 0 4,00 6 1 5,67 5 5 3,33 2 1 1,67 41 13 36,67 236,473 14 31 80 87 812

32 164 YUSUF DÜND* 5A 12 8 9,33 4 6 2,00 4 5 2,33 8 1 7,67 9 10 5,67 8 10 4,67 45 40 31,67 233,893 9 32 82 90 830

33 272 BEYZA TEKİZ 5B 17 2 16,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 14 1,33 47 22 39,66 230,770 15 33 86 94 844

34 118 HÜSNANUR ŞAN 5B 13 4 11,67 8 1 7,67 8 2 7,33 1 2 0,33 7 2 6,33 1 1 0,67 38 12 34,00 230,570 16 34 87 95 845

35 0 SAİD BERAT ÖZSUDUR5A 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 7 4,67 3 2 2,33 45 24 36,99 228,763 10 35 89 97 854

36 13 MUHAMMED EKİNCİ 5A 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 11 4,33 14 6 12,00 41 48 24,99 227,397 11 36 92 100 865

37 123 TAHABESAİR SEVDİ 5C 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 10 10 6,67 7 13 2,67 45 45 30,00 221,440 10 37 99 108 913

38 302 ESLEMU URAK 5B 8 12 4,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 4 2,67 13 7 10,67 4 14 -0,67 45 41 31,34 217,627 17 38 103 112 933

39 261 ÇAĞRI KAYR GÜRKAN 5 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 7 8 4,33 5 3 4,00 41 32 30,34 215,370 1 39 107 116 949

40 249 ZEY* P KAYA 5B 14 6 12,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 6 14 1,33 44 46 28,66 208,400 18 40 111 120 994

41 190 ZEYNEP SARI 5B 10 10 6,67 7 3 6,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 13 7 10,67 3 17 -2,67 42 48 26,00 207,507 19 41 112 121 998

42 0 VELAT KOÇBAŞI 5C 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 4 6 2,00 36 23 28,33 198,797 11 42 125 136 1053

43 215 ALİCAN AYDIN 5C 10 10 6,67 3 6 1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 9 9 6,00 5 11 1,33 36 47 20,33 191,913 12 43 132 145 1107

44 0 TUĞBA CANTEPE 5B 10 6 8,00 7 2 6,33 9 1 8,67 1 3 0,00 7 8 4,33 34 20 27,33 190,263 20 44 135 148 1117

45 248 ÜMRAN ŞASİ 5B 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 14 1,33 5 15 0,00 44 46 28,66 185,227 21 45 142 157 1149

46 269 ECRİN DEMİREL 5B 8 12 4,00 4 2 3,33 8 2 7,33 5 4 3,67 1 0 1,00 9 11 5,33 35 31 24,66 182,647 22 46 148 164 1167

47 86 M MUSTAFA AYYILDIZ 5A 11 7 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 13 0,67 6 14 1,33 40 46 24,68 179,973 12 47 150 166 1181
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Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 11 8 8,22 6 4 4,10 6 4 4,84 5 5 3,05 9 9 6,09 8 10 5,21 45 40 31,51 229,560

Okul Ortalaması 12 7 9,83 6 3 5,38 7 2 6,64 5 5 3,34 10 8 7,12 9 8 5,93 49 33 38,24 254,300

KATILIMLAR

48 234 MANSUR GÜNEŞ 5C 5 15 0,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 7 13 2,67 9 11 5,33 41 49 24,67 177,187 13 48 156 174 1198

49 72 MELİKE. OLUZ. 5B 12 8 9,33 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 15 0,00 5 15 0,00 37 53 19,34 165,947 23 49 174 200 1284

50 238 OSMANDDUHA ERAY 5A 13 6 11,00 3 7 0,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 36 53 18,34 164,437 13 50 179 207 1300

51 213 HİRASU KOÇBAŞI 5 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 12 3,00 8 12 4,00 29 60 8,99 162,130 2 51 182 211 1315

52 266 ELİF NUR İŞİK 5B 10 7 7,67 4 3 3,00 2 0 2,00 3 4 1,67 2 1 1,67 2 6 0,00 23 21 16,01 161,490 24 52 183 212 1317

53 4 ABDULLAH TURAN 5A 7 11 3,33 4 5 2,33 0 4 -1,33 3 4 1,67 8 9 5,00 2 4 0,67 24 37 11,67 158,707 14 53 187 217 1335

54 275 YAĞIZ DEMİRHAN 5A 6 14 1,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 6 3 5,00 10 10 6,67 1 5 -0,67 28 46 12,67 157,930 15 54 188 218 1339

55 122 SAMİ TAŞTAN 5C 10 10 6,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 30 60 10,00 144,427 14 55 214 251 1452

56 313 SERHAT DURSUN 5C 7 13 2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 31 59 11,34 134,067 15 56 229 272 1527

57 175 HATİCE ÇERMİK 5B 9 11 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 30 60 9,99 130,147 25 57 238 283 1554

58 140 AHMET EMİR TUTULMAZ.5A 1 6 -1,00 2 0 2,00 3 6 1,00 98,510 16 58 290 350 1759

59 66 KADİR ÇETİNTAŞ 5A 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 17 73 -7,33 76,773 17 59 311 373 1837
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