
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ ŞEHİT EMİN GÜNER İMAM HATİP ORTAOKULU8. Sınıf Deneme Sınavı M19 O08 LGS 01 68 228 228 35825

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Bilimleri Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,93 7 3 5,75 7 2 6,65 6 3 4,58 4 9 1,11 10 8 7,46 47 32 36,48 233,640

Okul Ortalaması 13 6 10,68 6 4 4,89 7 3 6,06 5 4 3,64 4 8 1,21 9 9 5,93 44 34 32,41 220,950

KATILIMLAR

1 33 FATIMA ÖZATA 8D 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 5 6,33 19 1 18,67 74 9 71,01 394,950 1 1 1 1 740

2 38 ŞEYDANUR KIZILKURT 8D 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 3 8,00 16 4 14,67 70 12 66,01 361,987 2 2 4 4 1970

3 1 EMİR FUR KN ARKAĞAN8A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 11 7 8,67 12 7 9,67 65 21 58,01 338,720 1 3 6 6 3439

4 17 YUNUS EMRE OĞUR 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 9 4 7,67 12 8 9,33 64 18 58,00 333,100 2 4 8 8 3874

5 28 BETÜL MERT 8D 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 6 3,00 15 5 13,33 64 17 58,33 327,223 3 5 10 10 4406

6 36 SEMANUR KAPLAN 8D 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 9 4,00 16 4 14,67 63 23 55,35 322,000 4 6 11 11 4900

7 508 SİNAN URAK 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 9 7,00 11 9 8,00 64 25 55,67 316,703 3 7 13 13 5449

8 37 ESRA AKMUGAN 8D 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 7 2,67 16 4 14,67 59 23 51,35 296,973 5 8 15 15 7747

9 274 ROJİN KOÇAK 8D 15 4 13,67 8 2 7,33 9 0 9,00 7 1 6,67 3 3 2,00 12 5 10,33 54 15 49,00 281,947 6 9 19 19 9789

10 0 TALHA ÇEKİM 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 1 1 0,67 12 6 10,00 54 16 48,67 276,560 4 10 21 21 10542

11 188 MEDİNE KAPLAN 8C 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 5 10 1,67 11 8 8,33 58 26 49,34 275,760 1 11 23 23 10666

12 29 RABİYA KAPLAN 8D 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 12 4,00 12 8 9,33 56 34 44,66 274,547 7 12 25 25 10828

13 277 ENSAR DURAN 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 6 4,00 11 9 8,00 57 25 48,68 273,160 5 13 26 26 11016

14 124 ZEHRA ÖZBAŞKUT 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 12 -1,00 12 8 9,33 56 29 46,33 266,663 2 14 30 30 12037

15 505 MUHAMMED KOYUNCU8A 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 3 1,00 6 9 3,00 13 7 10,67 52 28 42,68 265,200 6 15 31 31 12266

16 39 HAZAL TURAN 8D 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 9 -1,00 12 8 9,33 54 27 44,99 264,397 8 16 32 32 12393

17 105 FURKAN AKKUŞ 8B 15 4 13,67 8 2 7,33 8 0 8,00 4 4 2,67 6 9 3,00 10 8 7,33 51 27 42,00 261,487 1 17 35 35 12846

18 83 ERDOĞAN AKKUŞ 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 6 3,00 10 10 6,67 56 25 47,68 261,357 7 18 36 36 12866

19 0 MELEK BÜŞRA URAK 8D 18 2 17,33 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 8 5,33 2 4 0,67 49 23 41,33 259,500 9 19 39 39 13165

20 61 AYŞENUR AKYILDIZ 8D 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 5 1 4,67 3 7 0,67 13 7 10,67 51 25 42,68 259,353 10 20 40 40 13191

21 144 MUHAMMET ALİ 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 9 2,00 9 11 5,33 56 28 46,66 257,887 8 21 43 43 13433

22 117 BÜŞRANUR AYATA 8D 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 2 3 1,00 9 10 5,67 53 21 46,01 256,847 11 22 45 45 13581

23 78 HÜS* İNTAABAN 8A 15 5 13,33 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 10 2,67 12 8 9,33 48 38 35,32 253,413 9 23 48 48 14131

24 49 EFSANUR AKKUŞ 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 2 11 -1,67 12 8 9,33 53 30 43,00 252,337 12 24 50 50 14321

25 32 MELİKE YETER 8C 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 2 11 -1,67 13 7 10,67 54 29 44,33 252,057 3 25 51 51 14366

26 360 ABDUL KERİM ÜLGEN 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 2 1,33 4 4 2,67 10 8 7,33 46 24 37,99 251,253 10 26 52 52 14498

27 290 AZRA DOKCU 8D 14 2 13,33 6 4 4,67 5 3 4,00 4 6 2,00 5 7 2,67 10 6 8,00 44 28 34,67 248,347 13 27 56 56 14967

28 125 ZEYNEP ÖZBAŞKUT 8C 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 2 6 0,00 13 7 10,67 48 30 38,01 247,013 4 28 58 58 15198

29 263 SAİD ÖZCAN 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 11 9 8,00 46 24 38,01 246,640 11 29 59 59 15277

30 109 YASEMİN GÜNER 8D 17 2 16,33 8 1 7,67 7 3 6,00 5 5 3,33 1 12 -3,00 11 6 9,00 49 29 39,33 243,223 14 30 61 61 15889

31 47 ASMİNNUR N*T 8D 13 6 11,00 5 4 3,67 6 4 4,67 4 5 2,33 8 6 6,00 8 9 5,00 44 34 32,67 241,883 15 31 62 62 16133

32 0 AMİNE ALKAZAK 8C 16 4 14,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 11 8 8,33 46 32 35,34 240,233 5 32 63 63 16410

33 209 MERVE YULU 8C 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 0 3 -1,00 9 10 5,67 48 24 40,01 237,040 6 33 65 65 16943

34 0 HATİCE BÖS  K 8C 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 10 1,67 9 10 5,67 51 33 40,02 236,173 7 34 66 66 17078

35 361 ALEYNANUR KABALAK  15 5 13,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 9 2,00 9 9 6,00 45 37 32,66 234,880 1 35 68 68 17326

36 26 AYŞE KÖMÜRCÜ 8C 11 8 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 11 8 8,33 49 29 39,33 226,953 8 36 72 72 18694

37 22 ELİF BİRLİK 8D 9 4 7,67 5 4 3,67 6 4 4,67 8 0 8,00 2 1 1,67 10 6 8,00 40 19 33,68 225,593 16 37 74 74 18912

38 128 ŞEYMA ŞAN 8C 14 3 13,00 6 2 5,33 9 0 9,00 1 5 -0,67 0 3 -1,00 9 5 7,33 39 18 32,99 222,800 9 38 76 76 19380

39 23 YUSUFCAN AYBAR 8A 13 3 12,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 4 3,67 5 9 2,00 41 28 31,67 221,570 12 39 79 79 19597

40 18 BEKİR HAN ŞEK 8A 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 0 3 -1,00 8 12 4,00 45 27 36,00 219,553 13 40 80 80 19950

41 174 ESMANUR ŞAHİN 8C 12 6 10,00 7 3 6,00 6 2 5,33 3 4 1,67 3 9 0,00 8 9 5,00 39 33 28,00 201,267 10 41 94 94 22995

42 52 MUSA TEKİZ 8B 15 4 13,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 14 1,33 6 14 1,33 40 49 23,66 199,610 2 42 97 97 23267

43 65 CENNET ATAŞ 8D 11 4 9,67 5 3 4,00 8 0 8,00 6 2 5,33 30 9 27,00 198,857 17 43 98 98 23382

44 130 DERYANARMANI 8D 17 3 16,00 6 4 4,67 9 0 9,00 3 4 1,67 0 8 -2,67 6 13 1,67 41 32 30,34 198,767 18 44 99 99 23391

45 63 ÖMER BİLİCİ 8A 14 5 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 3 14 -1,67 8 12 4,00 43 43 28,66 197,013 14 45 103 103 23685

46 219 ZİLAN YOLU 8D 12 3 11,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 2 1,33 1 1 0,67 8 11 4,33 31 29 21,33 193,333 19 46 104 104 24268

47 278 ALEYNA KESER 8D 12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 3 4,00 1 11 -2,67 9 10 5,67 42 37 29,67 192,743 20 47 105 105 24363
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Genel Ortalama 13 6 10,93 7 3 5,75 7 2 6,65 6 3 4,58 4 9 1,11 10 8 7,46 47 32 36,48 233,640
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48 69 SEDA BERKİL 8C 10 6 8,00 4 5 2,33 9 0 9,00 4 4 2,67 3 7 0,67 7 10 3,67 37 32 26,34 189,963 11 48 109 109 24844

49 204 AYŞE YULU 8C 10 10 6,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 2 15 -3,00 10 10 6,67 45 42 31,01 189,110 12 49 110 110 24982

50 286 BARIŞ TUTKA 8B 9 9 6,00 4 4 2,67 2 6 0,00 4 6 2,00 3 5 1,33 8 9 5,00 30 39 17,00 175,737 3 50 119 119 26883

51 254 ŞEYMANUR GÜLTEN 8D 7 8 4,33 5 3 4,00 1 4 -0,33 6 2 5,33 2 10 -1,33 9 6 7,00 30 33 19,00 170,000 21 51 126 126 27685

52 267 ROJİN ATAŞ 8C 11 9 8,00 3 5 1,33 4 3 3,00 1 7 -1,33 3 5 1,33 5 12 1,00 27 41 13,33 158,877 13 52 139 139 29138

53 42 EDANUR KAPLAN 8C 14 5 12,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 35 54 17,00 157,263 14 53 144 144 29374

54 212 EMİN KAYA 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 8 1 7,67 1 9 -2,00 3 5 1,33 4 14 -0,67 31 44 16,33 148,733 4 54 154 154 30434

55 8 FURKAN ÇAKMAK 8B 9 10 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 33 56 14,34 146,863 5 55 156 156 30637

56 19 ADEM PARILDAR 8B 8 12 4,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 26 64 4,67 143,400 6 56 159 159 31043

57 251 SÜMEYYA GÜLTEN 8C 10 10 6,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 3 13 -1,33 7 13 2,67 29 56 10,34 143,097 15 57 161 161 31082

58 106 GÜLİZAR BAĞIŞ 8C 8 12 4,00 3 7 0,67 6 3 5,00 4 2 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 28 42 14,00 141,617 16 58 162 162 31240

59 9 NİHAT KOÇKIRAN 8B 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 7 11 3,33 6 14 1,33 26 60 5,99 135,790 7 59 169 169 31854

60 50 SİMEYYE ŞİRİN 8C 7 5 5,33 3 5 1,33 5 1 4,67 5 5 3,33 2 9 -1,00 4 13 -0,33 26 38 13,33 135,487 17 60 170 170 31893

61 104 ÖZTÜRK KUŞUT 8A 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 13 -3,33 7 13 2,67 28 56 9,34 131,873 15 61 178 178 32263

62 103 MUHAM ED KUŞUT 8B 7 7 4,67 4 5 2,33 4 4 2,67 3 3 2,00 1 0 1,00 2 13 -2,33 21 32 10,34 129,680 8 62 180 180 32490

63 15 ****AFAHAYDER KHALEEL8A 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,33 111,707 16 63 198 198 34033

64 67 FUAT  KIZILAY 8B 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 25 65 3,35 109,360 9 64 200 200 34187

65 0 MEHMET SID* K BAGA 8 10 10 6,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 1 19 -5,33 26 64 4,68 109,000 1 65 201 201 34204

66 30 GÜL SEYİDOĞLU 8C 7 10 3,67 3 7 0,67 3 6 1,00 0 4 -1,33 2 17 -3,67 5 12 1,00 20 56 1,34 99,703 18 66 208 208 34768

67 12 KADİRKESEL 8B 4 14 -0,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 0 9 -3,00 4 10 0,67 4 14 -0,67 19 58 -0,33 96,870 10 67 212 212 34921

68 273 MUSA ÇAKMAK  5 15 0,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 19 71 -4,67 91,613 2 68 216 216 35150
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