
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ ŞEHİT EMİN GÜNER İMAM HATİP ORTAOKULUKİDA -1 74 392 461 2086

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,00 7 3 5,55 6 4 4,14 4 5 2,34 9 10 5,44 12 8 9,08 47 39 33,55 242,080

Okul Ortalaması 10 9 6,92 6 3 5,32 7 3 5,86 5 5 3,20 8 10 4,42 12 7 9,16 47 37 34,88 240,040

KATILIMLAR

1 136 ALİSECCAD  *ROL 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 20 0 20,00 82 8 79,34 438,240 1 1 1 1 36

2 152 FATMAZEHRA ÇAĞLAR7C 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 13 5 11,33 20 0 20,00 75 13 70,67 406,633 1 2 4 4 118

3 276 FATIMA DURAN 7C 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 14 6 12,00 18 2 17,33 76 14 71,33 400,907 2 3 5 5 139

4 195 ZELAL İREM ULAŞ 7C 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 16 2 15,33 15 5 13,33 67 20 60,32 363,743 3 4 9 10 270

5 553 ESMANUR KIZMIŞ 7E 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 14 6 12,00 17 3 16,00 66 24 58,01 358,280 1 5 11 13 297

6 90 BURAK AKKUŞ 7A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 8 6,33 17 2 16,33 70 16 64,67 357,513 2 6 12 14 298

7 147 AZRA ATMACA 7C 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 11 8 8,33 18 2 17,33 67 22 59,66 356,463 4 7 13 15 305

8 143 ÖMER FARUK BİBER 7A 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 8 9,33 14 6 12,00 71 19 64,66 351,560 3 8 14 16 328

9 168 İREMSAHRA GÜL 7C 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 11 9 8,00 17 3 16,00 67 23 59,33 346,387 5 9 16 18 358

10 158 NEHİR AYDIN 7C 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 9 6,00 16 4 14,67 67 21 60,00 337,620 6 10 18 20 398

11 141 ASLI SUDE GİZİ 7C 13 5 11,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 11 7 8,67 14 2 13,33 64 18 57,99 334,187 7 11 21 23 416

12 121 ESMANAZ BEKEHAN 7C 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 12 4 10,67 17 3 16,00 61 24 53,00 333,350 8 12 22 24 419

13 119 MUHAMMED GÜLTEKİN7A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 13 1,67 17 3 16,00 69 20 62,34 330,130 4 13 23 25 433

14 503 YASİN URAK 7A 9 11 5,33 9 1 8,67 8 2 7,33 3 7 0,67 12 8 9,33 20 0 20,00 61 29 51,33 329,707 5 14 24 26 437

15 134 ENSAR ŞENTÜRK 7A 13 7 10,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 10 6,67 16 4 14,67 65 25 56,67 325,427 6 15 26 28 464

16 0 ÖMER SAİD ÖZKAL 7A 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 6 1,00 17 3 16,00 64 15 59,00 316,817 7 16 29 31 508

17 532 AHMET ERTAŞ 7A 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 12 7 9,67 11 9 8,00 62 27 53,00 314,717 8 17 31 33 524

18 161 RUMEYSA DURNA 7C 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 4 8,67 14 6 12,00 60 24 51,99 312,193 9 18 32 34 539

19 81 ALİSA ET GİZİ 7A 12 8 9,33 7 2 6,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 8 4,33 17 2 16,33 59 24 50,99 305,573 9 19 40 47 595

20 156 MERVE ÖNER 7C 11 6 9,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 8 6 6,00 15 4 13,67 59 20 52,33 304,977 10 20 43 51 602

21 57 ZEYNEP AVİNÇ 7C 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 0 2 -0,67 9 9 6,00 15 4 13,67 54 25 45,67 295,983 11 21 49 58 673

22 165 UĞUR TORMAN 7A 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 10 5,67 12 8 9,33 61 28 51,67 295,743 10 22 50 59 674

23 55 AHMET HAMZA GÜNEŞ7A 12 8 9,33 7 2 6,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 9 5,00 16 4 14,67 55 31 44,66 290,403 11 23 52 61 697

24 1551 İHSAN ALVAZEER 7A 9 10 5,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 9 6,00 17 3 16,00 55 32 44,34 288,150 12 24 53 62 706

25 149 FATMA NUR ZİREK 7C 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 13 2,67 14 5 12,33 59 30 49,00 284,017 12 25 56 65 733

26 27 BEDİRHAN PESCİ 7A 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 9 10 5,67 12 6 10,00 55 32 44,33 283,590 13 26 57 66 734

27 126 CANAAKAAŞ 7 9 10 5,67 9 1 8,67 9 1 8,67 1 9 -2,00 10 9 7,00 16 4 14,67 54 34 42,68 282,660 1 27 59 68 739

28 181 SAMİ YUSUF EREN 7A 10 10 6,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 10 9 7,00 14 6 12,00 55 34 43,67 279,517 14 28 61 71 761

29 159 BETÜL KARAÇÖL 7C 15 5 13,33 10 0 10,00 2 0 2,00 6 6 4,00 13 7 10,67 46 18 40,00 274,033 13 29 65 77 800

30 155 MELEK URAK 7D 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 8 12 4,00 14 6 12,00 49 41 35,33 253,387 1 30 80 99 904

31 7 ABDULLAH UCA 7B 12 8 9,33 7 1 6,67 4 3 3,00 1 4 -0,33 8 8 5,33 10 3 9,00 42 27 33,00 248,500 1 31 83 103 938

32 151 FATMA SİNCAR 7D 12 8 9,33 9 1 8,67 7 3 6,00 3 7 0,67 6 14 1,33 13 7 10,67 50 40 36,67 242,320 2 32 90 112 981

33 75 FATİH İDE 7A 9 10 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 7 11 3,33 13 7 10,67 48 39 35,00 240,110 15 33 92 114 994

34 289 İLAYDA ŞİMŞEK 7C 10 6 8,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 15 0,00 11 3 10,00 51 29 41,33 239,167 14 34 94 116 1002

35 170 SEDAT          ÇİÇEK 7A 11 9 8,00 10 0 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 15 5 13,33 51 39 38,00 238,867 16 35 97 119 1007

36 207 SEDAT ÇAKMAK 7B 7 13 2,67 8 2 7,33 4 2 3,33 4 6 2,00 11 8 8,33 11 9 8,00 45 40 31,66 236,130 2 36 100 123 1031

37 21 MUHAMMED BAUBUĞ 7B 9 9 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 6 5,00 9 6 7,00 45 31 34,67 231,547 3 37 102 125 1058

38 93 ENSAR TAYFUN 7A 8 12 4,00 2 1 1,67 1 5 -0,67 9 10 5,67 14 3 13,00 34 31 23,67 231,547 17 37 102 125 1058

39 222 MUHAMMEDYUSUF AKKUŞ7A 8 12 4,00 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 8 7 5,67 11 9 8,00 46 39 33,00 229,917 18 39 105 128 1069

40 68 RUMEYSA KESKİN 7C 12 8 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 6 1,00 6 7 3,67 6 4 4,67 45 27 36,01 229,280 15 40 106 129 1072

41 270 SİRAÇ ÖRS 7A 6 14 1,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 10 10 6,67 13 7 10,67 44 46 28,68 228,080 19 41 109 132 1080

42 216 MUHAMMET ULAS 7B 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 10 7 7,67 12 8 9,33 39 48 23,01 222,110 4 42 116 140 1121

43 85 ESMANUR BÖSÇEK 7D 10 10 6,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 7 0,67 6 13 1,67 11 9 8,00 48 41 34,35 220,783 3 43 120 144 1130

44 20 NAZLICANKARAGÜN 7D 7 10 3,67 6 3 5,00 6 4 4,67 4 4 2,67 9 10 5,67 10 10 6,67 42 41 28,35 215,553 4 44 130 155 1164

45 162 SÜMEYYE KİNDANİ 7C 11 3 10,00 6 1 5,67 6 2 5,33 6 1 5,67 3 6 1,00 8 10 4,67 40 23 32,34 213,907 16 45 133 158 1176

46 163 SELAHADDİN AKKUŞ 7A 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 9 1,00 15 5 13,33 40 43 25,67 210,830 20 46 135 160 1190

47 259 AHMET SAİD SOLMAZ 7B 7 5 5,33 5 4 3,67 7 3 6,00 1 3 0,00 0 1 -0,33 14 5 12,33 34 21 27,00 210,307 5 47 137 162 1194
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,00 7 3 5,55 6 4 4,14 4 5 2,34 9 10 5,44 12 8 9,08 47 39 33,55 242,080

Okul Ortalaması 10 9 6,92 6 3 5,32 7 3 5,86 5 5 3,20 8 10 4,42 12 7 9,16 47 37 34,88 240,040

KATILIMLAR

48 362 ALEYNA ŞAHİN 7C 13 7 10,67 5 3 4,00 6 3 5,00 2 5 0,33 6 6 4,00 6 11 2,33 38 35 26,33 208,987 17 48 141 167 1208

49 2450 HİRANURKOMUTGAN 7D 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 12 8 9,33 40 50 23,33 208,387 5 49 145 171 1213

50 95 AYŞE AKARSU 7D 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 10 10 6,67 42 48 26,00 207,573 6 50 147 174 1218

51 91 CANER GÜVEN 7B 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 9 11 5,33 9 11 5,33 38 52 20,66 195,613 6 51 160 189 1304

52 3 ABDULLAH ÇAT 7A 8 11 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 10 3,67 9 11 5,33 39 47 23,33 194,067 21 52 163 192 1315

53 138 MUSTAFA KAYA 7B 13 5 11,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 0 1,00 34 15 29,00 193,003 7 53 166 196 1322

54 201 ÖZGE KUŞUT 7C 11 9 8,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 4 3,67 5 11 1,33 8 10 4,67 38 45 23,01 192,130 18 54 168 198 1331

55 40 ROJHAT SALUR 7A 8 12 4,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 10 1,67 6 1 5,67 37 35 25,34 187,453 22 55 177 209 1371

56 506 MUHAMMET ARDA GÜNEŞ7B 11 9 8,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 35 55 16,67 178,240 8 56 194 231 1440

57 193 YUSUFKÜRŞAT CAN 7B 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 9 11 5,33 8 12 4,00 33 57 14,00 165,640 9 57 218 257 1530

58 148 ELANUR BİRLİK 7 4 16 -1,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 7 0,67 6 13 1,67 8 9 5,00 39 47 23,35 164,033 2 58 222 261 1548

59 0 MEHMET BİLAL DELEN 7B 0 4 -1,33 2 7 -0,33 6 3 5,00 2 8 -0,67 4 9 1,00 11 3 10,00 25 34 13,67 162,417 10 59 227 269 1564

60 178 ESRA ARAS 7D 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 32 58 12,68 159,240 7 60 235 280 1595

61 199 MUHAMMED DEMİR 7B 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 12 4,00 5 15 0,00 34 56 15,34 156,373 11 61 239 285 1616

62 100 HAMZAAKGÜN 7A 8 11 4,33 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 35 54 16,99 155,850 23 62 242 288 1621

63 46 AHME  ALİ DEMİRHAN 7B 3 17 -2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 8 7 5,67 27 48 11,00 155,023 12 63 244 290 1628

64 111 MAHMUT YİĞİT 7B 8 12 4,00 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 33 57 14,00 153,587 13 64 247 293 1637

65 253 ÖMER MEYVECİ 7B 9 11 5,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 34 56 15,33 141,213 14 65 270 321 1733

66 173 MEDİNE KESEL 7D 6 14 1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 13 1,67 6 14 1,33 29 60 9,00 133,170 8 66 288 341 1786

67 98 CİHAN TAŞTAN 7B 8 11 4,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 27 62 6,33 125,303 15 67 309 367 1848

68 15 MECIT ENESU IUCA 7B 7 13 2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 6 1,00 4 12 0,00 3 17 -2,67 28 57 9,00 114,310 16 68 334 395 1916

69 192 MUHAMMEDYASİNBARUIAY7B 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 6 14 1,33 2 18 -4,00 28 62 7,33 109,840 17 69 341 402 1938

70 171 MUHAMMED    KIZILGÜN7B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 23 67 0,66 108,027 18 70 347 408 1955

71 191 ENSAR AKYAY 7A 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 98,987 24 71 363 424 1993

72 71 AHMET YASİN TAŞTAN 7B 5 14 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 2 1,33 2 18 -4,00 7 13 2,67 20 63 -1,01 90,670 19 72 375 440 2028

73 6200 MUHAMMET ŞİNGUL 7B 5 15 0,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 4 15 -1,00 20 69 -3,00 83,310 20 73 378 444 2046

74 242 İBRAHİM İKTO 7B 3 17 -2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 21 69 -2,02 79,547 21 74 386 453 2064
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