
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

IĞDIR IĞDIR MERKEZ ŞEHİT EMİN GÜNER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF BDS-1 88 321 321 1231

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fizik Kimya Biyoloji Tarih Coğrafya Din Kültürü Toplam TYT SAY SÖZ EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 9,2 6,03 4,4 8,2 2,34 2,0 5,1 0,71 3,2 4,3 2,09 2,9 5,3 1,63 4,8 4,1 3,77 3,8 4,6 2,68 3,0 5,1 1,72 32,545,9 20,97 168,260 147,390 190,080 177,450

Okul Ortalaması 15,5 3,4 14,63 12,0 5,5 10,65 3,8 4,4 2,69 6,7 2,8 5,97 5,2 3,5 4,31 6,7 2,5 6,07 7,0 2,1 6,47 5,6 2,7 4,94 62,526,9 55,73 264,720 210,140 326,910 279,170

KATILIMLAR

1 0 NAZLICAN KIZILAY 09 18 1 17,75 12 6 10,50 8 2 7,50 9 1 8,75 8 2 7,50 7 3 6,25 6 4 5,00 8 2 7,50 76 21 70,75 326,000 6 8 285,284 1 1 364,801 22 34 343,932 5 8

2 0 ÜMRAN KARAKILI 09 17 2 16,50 16 3 15,25 8 2 7,50 9 1 8,75 7 3 6,25 8 1 7,75 8 1 7,75 7 0 7,00 80 13 76,75 335,911 2 2 282,253 2 2 395,921 7 12 350,724 3 5

3 0 AKİF OĞUR 09 20 0 20,00 16 2 15,50 8 2 7,50 8 2 7,50 8 1 7,75 9 1 8,75 9 0 9,00 8 0 8,00 86 8 84,00 353,469 1 1 280,345 3 3 428,273 1 1 380,036 1 1

4 0 NEVİN ÇİÇEK 09 17 3 16,25 15 2 14,50 6 2 5,50 9 1 8,75 4 3 3,25 5 4 4,00 8 2 7,50 7 1 6,75 71 18 66,50 317,509 8 11 263,133 4 4 382,027 11 17 329,393 13 18

5 0 HİCRAN DOĞRU 09 20 0 20,00 16 4 15,00 6 3 5,25 8 2 7,50 8 2 7,50 10 0 10,00 9 1 8,75 6 1 5,75 83 13 79,75 335,694 3 3 259,517 5 8 418,095 4 5 359,548 2 2

6 0 HELİN TAŞ 09 19 1 18,75 10 10 7,50 5 4 4,00 9 1 8,75 6 4 5,00 9 1 8,75 8 2 7,50 10 0 10,00 76 23 70,25 296,179 20 28 255,309 6 9 337,986 42 64 312,255 20 28

7 0 SAMED YANARDAĞ 09 17 3 16,25 19 0 19,00 6 3 5,25 8 1 7,75 5 4 4,00 8 2 7,50 8 1 7,75 4 3 3,25 75 17 70,75 328,843 4 6 252,503 7 10 421,069 3 3 343,366 6 10

8 0 HAVVA DALKIRAN 09 17 2 16,50 13 3 12,25 6 3 5,25 8 2 7,50 7 1 6,75 7 3 6,25 9 1 8,75 8 2 7,50 75 17 70,75 304,861 14 19 251,031 8 11 363,698 23 35 321,319 16 23

9 0 ROJİN SARU 09 19 1 18,75 10 5 8,75 6 1 5,75 7 3 6,25 6 2 5,50 7 3 6,25 6 4 5,00 6 2 5,50 67 21 61,75 304,849 15 20 250,720 9 12 353,496 30 47 331,262 10 14

10 0 GÜLÜZAR SÖNMEZ 09 19 1 18,75 16 3 15,25 6 3 5,25 7 1 6,75 7 1 6,75 8 2 7,50 10 0 10,00 7 1 6,75 80 12 77,00 326,690 5 7 250,249 10 13 409,533 6 7 350,290 4 6

11 0 BİRGÜL DEMİR 09 17 3 16,25 15 5 13,75 5 5 3,75 9 1 8,75 8 2 7,50 6 4 5,00 5 5 3,75 6 4 5,00 71 29 63,75 302,366 18 24 246,933 11 15 370,927 18 29 312,170 21 29

12 0 DERYA ÖVÜR 09 19 1 18,75 10 2 9,50 6 3 5,25 7 3 6,25 9 1 8,75 8 2 7,50 5 5 3,75 6 4 5,00 70 21 64,75 304,042 16 22 246,092 12 16 358,828 27 42 329,780 12 17

13 0 OZAN ÇVL 09 16 4 15,00 17 3 16,25 6 4 5,00 8 2 7,50 4 6 2,50 8 2 7,50 7 3 6,25 8 2 7,50 74 26 67,50 308,776 11 14 245,080 13 18 385,411 10 16 321,329 15 22

14 0 EMİNE KOÇBAŞI 09 16 3 15,25 16 4 15,00 7 2 6,50 6 2 5,50 7 1 6,75 9 1 8,75 6 3 5,25 6 2 5,50 73 18 68,50 309,694 10 13 242,941 14 20 380,387 13 19 331,369 9 13

15 0 NURAY ÖRS 09 15 5 13,75 15 4 14,00 4 5 2,75 10 0 10,00 5 4 4,00 6 3 5,25 9 1 8,75 4 4 3,00 68 26 61,50 285,484 27 40 242,009 15 22 349,035 32 51 284,449 37 61

16 0 NAZLI IĞDIR 09 16 2 15,50 16 3 15,25 5 3 4,25 8 2 7,50 5 4 4,00 6 3 5,25 5 2 4,50 6 2 5,50 67 21 61,75 302,780 17 23 239,349 16 24 378,977 14 21 315,587 17 24

17 0 SULTAN CLYR 09 19 1 18,75 13 6 11,50 5 2 4,50 7 3 6,25 5 5 3,75 7 3 6,25 8 2 7,50 8 2 7,50 72 24 66,00 306,025 12 16 239,149 17 25 374,542 16 26 330,679 11 16

18 0 TUĞBA İN ANÇ 09 17 3 16,25 13 6 11,50 6 4 5,00 7 3 6,25 6 2 5,50 8 2 7,50 7 3 6,25 8 2 7,50 72 25 65,75 294,716 21 29 237,716 18 27 354,290 29 45 314,536 18 25

19 0 EDA ŞEYRAN 09 18 2 17,50 15 3 14,25 5 4 4,00 7 3 6,25 6 3 5,25 7 2 6,50 8 2 7,50 8 1 7,75 74 20 69,00 305,092 13 18 231,490 19 28 386,744 9 15 326,182 14 19

20 0 SAİD VUR 09 11 7 9,25 14 6 12,50 6 4 5,00 8 2 7,50 5 3 4,25 5 2 4,50 8 1 7,75 57 25 50,75 260,925 45 77 231,139 20 29 302,816 58 107 261,262 59 120

21 0 HARUN GÜNDÜZ 09 17 3 16,25 13 7 11,25 5 4 4,00 7 2 6,50 6 4 5,00 9 1 8,75 8 1 7,75 5 1 4,75 70 23 64,25 287,544 25 38 230,538 21 31 349,522 31 50 305,331 26 37

22 0 RUMEYSA BALBAROS 09 20 0 20,00 16 4 15,00 4 4 3,00 7 2 6,50 6 3 5,25 9 1 8,75 7 1 6,75 7 2 6,50 76 17 71,75 316,424 9 12 230,373 22 33 412,327 5 6 340,844 7 11

23 0 A.SAİT TOPRAK 09 18 2 17,50 19 1 18,75 5 5 3,75 7 3 6,25 5 5 3,75 8 2 7,50 8 2 7,50 8 2 7,50 78 22 72,50 319,745 7 10 229,175 23 35 425,786 2 2 340,155 8 12

24 0 ROJİN YANIK 09 18 2 17,50 16 4 15,00 3 6 1,50 9 1 8,75 3 7 1,25 6 4 5,00 6 3 5,25 8 2 7,50 69 29 61,75 298,404 19 27 229,135 24 36 386,949 8 14 308,074 25 35

25 0 YEZDANUR ÖRS 09 12 4 11,00 9 7 7,25 5 3 4,25 8 2 7,50 5 4 4,00 7 3 6,25 10 0 10,00 6 3 5,25 62 26 55,50 246,843 59 106 228,439 25 37 269,670 73 170 250,512 62 139

26 0 İPEK YILDIRIM 09 14 4 13,00 12 5 10,75 4 6 2,50 9 1 8,75 4 6 2,50 7 3 6,25 8 2 7,50 2 3 1,25 60 30 52,50 263,244 44 73 227,482 26 39 313,274 54 96 264,688 56 105

27 0 VOLKAN 09 18 1 17,75 11 4 10,00 4 4 3,00 7 1 6,75 4 3 3,25 6 2 5,50 7 3 6,25 2 1 1,75 59 19 54,25 285,635 26 39 226,996 27 40 348,856 33 52 304,740 28 39

28 0 RUKEN KIRAÇ 09 18 2 17,50 11 8 9,00 5 2 4,50 6 4 5,00 5 2 4,50 7 3 6,25 7 2 6,50 7 1 6,75 66 24 60,00 285,324 28 41 225,724 28 44 341,729 41 62 311,612 22 30

29 0 YASEMİN ARAS 09 16 4 15,00 13 4 12,00 5 4 4,00 7 3 6,25 3 4 2,00 8 2 7,50 6 4 5,00 4 5 2,75 62 30 54,50 282,025 32 47 225,429 29 45 345,369 35 54 297,856 32 49

30 0 DİLEK ALTAN 09 16 4 15,00 15 5 13,75 3 5 1,75 9 1 8,75 3 5 1,75 8 2 7,50 8 2 7,50 4 2 3,50 66 26 59,50 280,760 34 49 225,388 30 46 355,033 28 43 285,394 36 60
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fizik Kimya Biyoloji Tarih Coğrafya Din Kültürü Toplam TYT SAY SÖZ EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 9,2 6,03 4,4 8,2 2,34 2,0 5,1 0,71 3,2 4,3 2,09 2,9 5,3 1,63 4,8 4,1 3,77 3,8 4,6 2,68 3,0 5,1 1,72 32,545,9 20,97 168,260 147,390 190,080 177,450

Okul Ortalaması 15,5 3,4 14,63 12,0 5,5 10,65 3,8 4,4 2,69 6,7 2,8 5,97 5,2 3,5 4,31 6,7 2,5 6,07 7,0 2,1 6,47 5,6 2,7 4,94 62,526,9 55,73 264,720 210,140 326,910 279,170

KATILIMLAR

31 0 S.HADDİN ALAGÖZ 09 16 4 15,00 17 2 16,50 4 6 2,50 8 1 7,75 9 0 9,00 10 0 10,00 8 1 7,75 0 1 -0,25 72 15 68,25 292,796 22 32 224,016 31 47 381,207 12 18 301,438 31 45

32 0 ALEYNA İKTO 09 17 3 16,25 10 4 9,00 4 2 3,50 7 3 6,25 3 5 1,75 6 4 5,00 7 2 6,50 6 2 5,50 60 25 53,75 274,957 37 56 223,831 32 48 328,399 50 75 293,149 34 56

33 0 MUHAMMED TURGUT 09 11 5 9,75 8 6 6,50 5 4 4,00 8 2 7,50 6 4 5,00 7 2 6,50 6 3 5,25 4 4 3,00 55 30 47,50 234,906 64 132 223,094 33 50 251,648 80 219 235,608 75 187

34 0 KERİMAN TAŞKIRAN 09 20 0 20,00 11 5 9,75 3 4 2,00 7 3 6,25 6 1 5,75 8 2 7,50 7 2 6,50 5 3 4,25 67 20 62,00 289,342 23 36 219,037 34 55 363,467 24 36 313,805 19 27

35 0 PAKİZER ADİR 09 13 7 11,25 13 7 11,25 5 3 4,25 7 3 6,25 7 3 6,25 9 1 8,75 8 2 7,50 6 4 5,00 68 30 60,50 258,779 48 80 218,651 35 56 307,096 57 103 266,809 53 98

36 0 ZEYNEP FIRAT 09 16 3 15,25 13 6 11,50 3 4 2,00 8 2 7,50 4 5 2,75 7 2 6,50 8 2 7,50 4 5 2,75 63 29 55,75 271,656 38 57 217,914 36 57 337,986 42 64 281,477 38 67

37 0 NİSA NUR ÇEKİM 09 19 1 18,75 14 6 12,50 2 4 1,00 8 2 7,50 4 5 2,75 9 1 8,75 9 1 8,75 8 1 7,75 73 21 67,75 289,012 24 37 217,143 37 59 374,388 17 27 305,151 27 38

38 0 YELDA TOKA 09 16 4 15,00 16 4 15,00 3 5 1,75 8 2 7,50 6 3 5,25 4 6 2,50 6 3 5,25 4 4 3,00 63 31 55,25 281,174 33 48 214,994 38 61 366,056 21 33 289,853 35 59

39 0 HAKAN DEMİR 09 12 8 10,00 15 5 13,75 4 4 3,00 8 2 7,50 5 4 4,00 6 4 5,00 8 2 7,50 7 2 6,50 65 31 57,25 255,765 52 87 214,443 39 63 315,171 53 93 255,185 61 128

40 0 ALİ KAYA 09 16 4 15,00 14 6 12,50 3 6 1,50 8 2 7,50 2 7 0,25 8 2 7,50 7 3 6,25 5 5 3,75 63 35 54,25 270,276 39 60 212,680 40 67 343,370 38 57 278,857 40 71

41 0 AHMET UÇ 09 17 2 16,50 14 3 13,25 4 5 2,75 6 2 5,50 5 1 4,75 8 2 7,50 6 3 5,25 6 2 5,50 66 20 61,00 284,149 31 45 211,257 41 69 366,108 20 32 304,104 29 40

42 0 MUHAMMET K.ASLAN 09 15 4 14,00 15 5 13,75 3 6 1,50 8 2 7,50 5 5 3,75 8 2 7,50 7 3 6,25 5 4 4,00 66 31 58,25 268,898 40 61 210,255 42 71 345,779 34 53 275,196 43 77

43 0 SUDE PALA 09 14 4 13,00 13 7 11,25 5 4 4,00 6 4 5,00 5 4 4,00 5 4 4,00 7 3 6,25 2 6 0,50 57 36 48,00 263,256 43 72 210,185 43 72 321,529 51 86 278,941 39 70

44 0 ZEYNEP YATKIN 09 17 0 17,00 7 10 4,50 4 5 2,75 6 4 5,00 5 5 3,75 6 3 5,25 8 1 7,75 7 0 7,00 60 28 53,00 253,522 54 90 208,312 44 77 293,254 62 119 276,953 41 74

45 0 BERAT ŞAHİN 09 16 4 15,00 15 4 14,00 4 5 2,75 6 2 5,50 7 3 6,25 8 2 7,50 9 1 8,75 8 2 7,50 73 23 67,25 277,975 35 52 207,621 45 78 359,802 26 40 294,599 33 54

46 0 AKIN KAYA 09 12 5 10,75 12 8 10,00 5 3 4,25 6 4 5,00 3 5 1,75 7 2 6,50 7 2 6,50 2 2 1,50 54 31 46,25 247,097 58 105 207,045 46 81 291,767 64 125 258,291 60 123

47 0 ŞİLAN ADIYAMAN 09 15 2 14,50 8 8 6,00 4 3 3,25 6 4 5,00 7 2 6,50 4 4 3,00 8 1 7,75 5 3 4,25 57 27 50,25 247,688 57 103 206,879 47 83 286,230 66 135 266,160 54 99

48 0 AYŞE KARAÇÖL 09 19 0 19,00 13 7 11,25 3 4 2,00 6 4 5,00 6 4 5,00 8 1 7,75 7 2 6,50 6 1 5,75 68 23 62,25 284,726 30 44 206,218 48 85 368,082 19 31 311,035 23 31

49 0 MUHAMMET KADAVAN 09 13 3 12,25 15 5 13,75 3 3 2,25 7 2 6,50 7 2 6,50 5 4 4,00 8 0 8,00 5 2 4,50 63 21 57,75 260,498 46 78 204,640 49 91 332,629 47 71 267,220 52 96

50 0 İBRAHİM KARAKURT 09 15 4 14,00 6 8 4,00 3 5 1,75 7 2 6,50 4 4 3,00 7 3 6,25 4 6 2,50 6 4 5,00 52 36 43,00 231,762 66 145 204,254 50 92 260,441 76 197 242,497 69 162

51 0 A.SAMED GÖKSU 09 16 3 15,25 14 5 12,75 2 6 0,50 8 2 7,50 3 6 1,50 5 5 3,75 4 5 2,75 7 3 6,25 59 35 50,25 265,585 41 66 204,029 51 93 345,164 36 55 273,466 45 81

52 0 EMİRHAN BAŞKARA 09 13 7 11,25 11 7 9,25 3 6 1,50 8 2 7,50 5 5 3,75 6 4 5,00 8 1 7,75 4 4 3,00 58 36 49,00 236,133 63 129 203,588 52 94 282,410 70 145 236,815 74 184

53 0 ROJİN ÇELİK 09 17 1 16,75 15 4 14,00 4 4 3,00 5 4 4,00 8 0 8,00 7 1 6,75 7 1 6,75 6 2 5,50 69 17 64,75 285,166 29 42 201,705 53 95 375,516 15 25 310,887 24 32

54 0 OKTAY AKTAŞ 09 15 5 13,75 15 5 13,75 3 6 1,50 7 3 6,25 8 2 7,50 9 1 8,75 8 2 7,50 6 4 5,00 71 28 64,00 263,263 42 71 199,255 54 100 343,626 37 56 273,166 46 82

55 0 ZERİN ÇAĞAN 09 14 5 12,75 14 4 13,00 3 2 2,50 6 3 5,25 5 5 3,75 7 2 6,50 7 3 6,25 7 1 6,75 63 25 56,75 258,354 49 81 197,772 55 108 330,962 48 72 270,684 49 91

56 0 BATUHAN EKELİK 09 14 6 12,50 13 6 11,50 5 5 3,75 5 5 3,75 5 5 3,75 6 4 5,00 4 6 2,50 3 7 1,25 55 44 44,00 255,276 53 89 196,265 56 112 318,786 52 89 273,694 44 79

57 0 YASEEMİN YILDIRIM 09 18 2 17,50 13 5 11,75 3 3 2,25 5 5 3,75 8 2 7,50 9 1 8,75 8 2 7,50 6 3 5,25 70 23 64,25 275,262 36 55 194,502 57 121 360,212 25 39 302,717 30 43

58 0 M BİLAL DEMİR 09 13 7 11,25 9 11 6,25 3 6 1,50 7 3 6,25 4 6 2,50 4 6 2,50 6 2 5,50 7 3 6,25 53 44 42,00 221,034 76 174 193,194 58 124 255,955 78 209 226,114 81 223

59 0 ADİLE ÖZTÜRK 09 16 2 15,50 9 10 6,50 3 6 1,50 6 4 5,00 7 3 6,25 5 5 3,75 8 2 7,50 5 5 3,75 59 37 49,75 243,049 62 116 193,104 59 125 294,766 61 116 261,516 58 119

60 0 RABİYA KÖMÜR 09 15 3 14,25 13 5 11,75 3 5 1,75 6 4 5,00 7 2 6,50 9 1 8,75 8 1 7,75 5 4 4,00 66 25 59,75 256,557 51 86 192,387 60 130 330,937 49 73 272,170 47 85
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fizik Kimya Biyoloji Tarih Coğrafya Din Kültürü Toplam TYT SAY SÖZ EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 9,2 6,03 4,4 8,2 2,34 2,0 5,1 0,71 3,2 4,3 2,09 2,9 5,3 1,63 4,8 4,1 3,77 3,8 4,6 2,68 3,0 5,1 1,72 32,545,9 20,97 168,260 147,390 190,080 177,450

Okul Ortalaması 15,5 3,4 14,63 12,0 5,5 10,65 3,8 4,4 2,69 6,7 2,8 5,97 5,2 3,5 4,31 6,7 2,5 6,07 7,0 2,1 6,47 5,6 2,7 4,94 62,526,9 55,73 264,720 210,140 326,910 279,170

KATILIMLAR

61 0 ELİF GÜNEŞ 09 15 5 13,75 4 9 1,75 4 4 3,00 5 5 3,75 4 4 3,00 5 4 4,00 6 3 5,25 7 2 6,50 50 36 41,00 221,798 75 171 192,353 61 131 241,651 85 250 242,833 68 159

62 0 FURKAN DAŞTAN 09 16 4 15,00 13 5 11,75 3 6 1,50 6 4 5,00 3 5 1,75 8 2 7,50 6 4 5,00 8 2 7,50 63 32 55,00 259,241 47 79 191,892 62 136 336,756 45 67 276,182 42 75

63 0 İREM GÜDEN 09 16 4 15,00 8 6 6,50 4 3 3,25 4 4 3,00 6 4 5,00 4 4 3,00 5 5 3,75 4 4 3,00 51 34 42,50 245,845 61 111 191,461 63 138 294,946 60 115 272,004 48 86

64 0 KADER GELİTEKİ 09 16 4 15,00 14 5 12,75 2 7 0,25 7 3 6,25 6 4 5,00 9 1 8,75 8 2 7,50 7 2 6,50 69 28 62,00 258,178 50 84 190,714 64 141 342,370 39 58 269,358 50 93

65 0 HARUN CAN 09 12 8 10,00 12 6 10,50 3 6 1,50 7 3 6,25 6 4 5,00 7 3 6,25 9 1 8,75 4 5 2,75 60 36 51,00 229,120 70 155 190,163 65 144 282,666 69 144 231,123 78 203

66 0 İCLAL ARMAĞAN 09 14 3 13,25 8 10 5,50 4 5 2,75 5 5 3,75 4 5 2,75 7 2 6,50 7 3 6,25 6 3 5,25 55 36 46,00 230,743 69 152 188,826 66 152 269,772 72 169 250,070 63 140

67 0 YUSUF TAŞTAN 09 12 2 11,50 12 6 10,50 1 2 0,50 7 1 6,75 6 4 5,00 5 1 4,75 1 0 1,00 4 4 3,00 48 20 43,00 232,602 65 141 188,700 67 153 293,023 63 120 234,990 76 189

68 0 SEMA ERBEK 09 15 4 14,00 7 8 5,00 2 3 1,25 6 4 5,00 7 1 6,75 7 2 6,50 6 3 5,25 8 1 7,75 58 26 51,50 226,889 74 163 187,153 68 155 267,978 74 176 241,907 70 164

69 0 OSMAN TOKA 09 12 7 10,25 5 8 3,00 2 6 0,50 7 1 6,75 4 5 2,75 4 2 3,50 7 1 6,75 6 3 5,25 47 33 38,75 197,800 87 288 185,670 69 164 216,118 88 336 198,089 88 353

70 0 İPEK BULTAN 09 14 3 13,25 7 9 4,75 4 4 3,00 4 4 3,00 5 3 4,25 8 2 7,50 6 3 5,25 6 3 5,25 54 31 46,25 227,288 73 161 184,904 70 165 263,799 75 186 249,473 64 141

71 0 MERVE ÖZSULAR 09 17 3 16,25 13 7 11,25 1 7 -0,75 7 3 6,25 4 3 3,25 8 1 7,75 8 1 7,75 5 2 4,50 63 27 56,25 253,041 55 91 184,488 71 167 337,345 44 66 265,844 55 101

72 0 HARUN TÜRKAN 09 12 7 10,25 9 7 7,25 4 5 2,75 5 5 3,75 3 6 1,50 5 2 4,50 8 2 7,50 7 3 6,25 53 37 43,75 219,306 77 180 181,553 72 181 259,364 77 199 231,952 77 200

73 0 BERZAN KILIÇ 09 17 3 16,25 12 5 10,75 1 5 -0,25 6 3 5,25 9 0 9,00 5 1 4,75 8 1 7,75 4 2 3,50 62 20 57,00 251,441 56 93 180,801 73 184 334,218 46 70 268,217 51 95

74 0 ROJİN ÇELİK 09 13 6 11,50 12 5 10,75 2 5 0,75 6 2 5,50 4 5 2,75 6 3 5,25 6 3 5,25 5 3 4,25 54 32 46,00 231,138 67 149 180,621 74 185 295,868 59 112 237,960 73 173

75 0 EMRE DEİ R 09 15 5 13,75 9 8 7,00 3 7 1,25 5 5 3,75 3 4 2,00 6 4 5,00 8 0 8,00 3 3 2,25 52 36 43,00 228,555 71 156 176,153 75 204 283,461 68 143 247,011 66 147

76 0 HÜSEYİN YANCAR 09 13 3 12,25 7 6 5,50 2 6 0,50 6 4 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 5 1 4,75 35 23 29,25 212,999 83 209 175,967 76 206 255,391 79 214 223,246 83 236

77 0 ADEM AKTAŞ 09 15 3 14,25 4 6 2,50 3 5 1,75 4 5 2,75 4 4 3,00 6 3 5,25 9 1 8,75 5 1 4,75 50 28 43,00 215,325 82 200 173,678 77 225 249,367 84 231 239,177 71 168

78 0 SER* T 09 17 3 16,25 1 1 0,75 3 7 1,25 4 6 2,50 4 6 2,50 6 4 5,00 8 2 7,50 8 2 7,50 51 31 43,25 216,446 81 194 171,820 78 241 249,879 83 228 245,018 67 151

79 0 ÖMER ÖZCAN 09 10 4 9,00 9 9 6,75 3 6 1,50 5 3 4,25 5 2 4,50 8 2 7,50 6 1 5,75 5 3 4,25 51 30 43,50 202,852 85 262 171,108 79 248 240,984 86 251 209,627 86 298

80 0 İS*İL DAĞ 09 10 5 8,75 14 4 13,00 2 7 0,25 6 3 5,25 5 5 3,75 4 3 3,25 3 5 1,75 7 2 6,50 51 34 42,50 218,637 78 187 167,246 80 278 290,741 65 128 219,499 85 258

81 0 AYHAN TAŞTAN 09 14 5 12,75 5 2 4,50 2 6 0,50 5 5 3,75 3 4 2,00 4 5 2,75 9 1 8,75 6 3 5,25 48 31 40,25 208,171 84 229 166,785 81 280 250,879 82 225 223,739 82 233

82 0 FIRAT SAĞDIÇ 09 11 3 10,25 11 2 10,50 1 3 0,25 5 1 4,75 2 3 1,25 5 1 4,75 7 0 7,00 4 2 3,50 46 15 42,25 216,765 80 193 166,725 82 282 281,615 71 147 222,762 84 241

83 0 YASEMİN BOZKIR 09 16 3 15,25 14 5 12,75 1 7 -0,75 5 3 4,25 4 4 3,00 7 3 6,25 5 3 4,25 6 4 5,00 58 32 50,00 245,936 60 110 165,433 83 287 341,960 40 59 263,075 57 113

84 0 AZAT ARAS 09 13 3 12,25 12 3 11,25 2 4 1,00 4 4 3,00 3 3 2,25 1 2 0,50 1 1 0,75 3 5 1,75 39 25 32,75 230,894 68 150 163,965 84 298 307,378 56 101 247,912 65 145

85 0 KARADAĞ 09 12 4 11,00 12 7 10,25 2 7 0,25 5 4 4,00 3 6 1,50 4 2 3,50 6 2 5,50 1 7 -0,75 45 39 35,25 217,819 79 192 162,307 85 309 285,871 67 137 227,960 79 217

86 0 HELİN PARLAR 09 15 3 14,25 12 6 10,50 0 7 -1,75 6 3 5,25 5 2 4,50 6 2 5,50 7 0 7,00 2 3 1,25 53 26 46,50 228,012 72 160 162,066 86 314 310,941 55 98 238,616 72 170

87 0 NURETTİN ORHAN 09 12 8 10,00 8 11 5,25 2 5 0,75 4 6 2,50 2 4 1,00 5 5 3,75 8 2 7,50 4 4 3,00 45 45 33,75 192,193 88 316 152,038 87 401 234,447 87 272 206,162 87 313

88 0 ÇİĞDEM KIZILAY 09 14 4 13,00 6 7 4,25 2 5 0,75 3 7 1,25 5 4 4,00 8 1 7,75 6 3 5,25 7 3 6,25 51 34 42,50 202,218 86 268 148,918 88 425 251,469 81 220 226,956 80 219
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

IĞDIR IĞDIR MERKEZ ŞEHİT EMİN GÜNER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF BDS-1 88 321 321 1231

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fizik Kimya Biyoloji Tarih Coğrafya Din Kültürü Toplam TYT SAY SÖZ EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 9,2 6,03 4,4 8,2 2,34 2,0 5,1 0,71 3,2 4,3 2,09 2,9 5,3 1,63 4,8 4,1 3,77 3,8 4,6 2,68 3,0 5,1 1,72 32,545,9 20,97 168,260 147,390 190,080 177,450

Okul Ortalaması 15,5 3,4 14,63 12,0 5,5 10,65 3,8 4,4 2,69 6,7 2,8 5,97 5,2 3,5 4,31 6,7 2,5 6,07 7,0 2,1 6,47 5,6 2,7 4,94 62,526,9 55,73 264,720 210,140 326,910 279,170
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