
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

IĞDIR IĞDIR MERKEZ ŞEHİT EMİN GÜNER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF BDS-1 82 426 426 1316

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fizik Kimya Biyoloji Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü Toplam TYT SAY SÖZ EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 6,810,7 4,18 3,2 7,4 1,29 1,4 4,8 0,16 1,4 3,8 0,45 3,3 5,2 1,97 3,0 4,0 1,98 2,7 5,1 1,44 2,0 2,4 1,43 2,0 2,3 1,39 25,745,614,29 121,050 113,610 131,410 126,760

Okul Ortalaması 12,06,5 10,38 8,6 6,8 6,87 2,4 5,4 1,09 3,3 3,8 2,39 5,6 3,6 4,72 5,8 3,0 5,07 4,2 4,1 3,15 3,5 1,4 3,10 3,7 1,1 3,44 49,135,640,21 151,120 130,380 176,020 158,900

KATILIMLAR

1 67 AYŞE BAGA 10 18 2 17,50 13 4 12,00 5 3 4,25 9 0 9,00 9 1 8,75 6 3 5,25 5 4 4,00 1 3 0,25 4 1 3,75 70 21 64,75 203,890 2 2 178,367 1 1 233,147 3 3 210,172 2 2

2 154 ZEYNEP ALHAN 10 15 4 14,00 17 3 16,25 8 2 7,50 6 4 5,00 8 2 7,50 8 1 7,75 6 3 5,25 4 1 3,75 3 2 2,50 75 22 69,50 206,130 1 1 172,536 2 2 241,894 2 2 217,042 1 1

3 175 M SALİ TOPRAK 10 15 5 13,75 19 1 18,75 5 5 3,75 9 0 9,00 6 2 5,50 10 0 10,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 84 13 80,75 203,296 3 3 171,506 3 3 247,359 1 1 204,894 3 3

4 155 ALİ KÖSE 10 16 4 15,00 5 5 3,75 4 6 2,50 8 1 7,75 9 1 8,75 5 5 3,75 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 60 29 52,75 173,129 13 16 162,039 4 4 183,078 35 77 178,050 15 27

5 73 RABİA Y. 10 14 6 12,50 14 4 13,00 5 4 4,00 7 2 6,50 7 1 6,75 5 3 4,25 6 3 5,25 3 1 2,75 3 2 2,50 64 26 57,50 185,826 7 7 160,754 5 5 216,409 9 12 190,614 9 10

6 128 GÜLBAH ONAY 10 14 4 13,00 13 5 11,75 5 3 4,25 6 4 5,00 8 2 7,50 5 4 4,00 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 64 29 56,75 183,427 8 8 156,281 6 7 213,165 10 15 191,456 8 8

7 0 MEHMET GÜNEY 10 15 5 13,75 12 8 10,00 5 4 4,00 6 4 5,00 8 2 7,50 8 2 7,50 5 4 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 65 33 56,75 181,575 10 11 156,033 7 8 208,063 15 21 190,344 10 11

8 0 HALİL ÖNER 10 16 4 15,00 15 5 13,75 4 6 2,50 7 3 6,25 7 3 6,25 9 1 8,75 8 2 7,50 5 0 5,00 3 2 2,50 74 26 67,50 188,890 5 5 155,802 8 9 228,355 5 5 195,865 6 6

9 74 BEYZA K 10 16 2 15,50 13 6 11,50 4 4 3,00 6 3 5,25 8 2 7,50 6 3 5,25 7 2 6,50 5 0 5,00 4 1 3,75 69 23 63,25 186,381 6 6 154,565 9 10 220,903 7 8 195,965 5 5

10 147 AYNUR AKTAŞ 10 13 7 11,25 15 3 14,25 5 3 4,25 6 4 5,00 10 0 10,00 9 1 8,75 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 74 22 68,50 182,790 9 9 154,159 10 11 217,153 8 9 188,805 11 12

11 141 ERDEM BULTE 10 15 5 13,75 16 2 15,50 5 4 4,00 5 4 4,00 8 2 7,50 7 3 6,25 6 3 5,25 5 0 5,00 5 0 5,00 72 23 66,25 189,953 4 4 151,875 11 12 232,965 4 4 200,143 4 4

12 88 ŞEYMA YENİGÜL 10 14 5 12,75 12 4 11,00 2 4 1,00 7 2 6,50 6 1 5,75 7 0 7,00 3 5 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 60 22 54,50 172,285 14 18 147,171 12 15 204,556 18 26 175,596 20 35

13 81 İREM MALGAZ 10 10 8 8,00 14 4 13,00 4 2 3,50 5 1 4,75 2 5 0,75 4 2 3,50 2 6 0,50 1 4 0,00 4 0 4,00 46 32 38,00 167,781 18 25 145,709 13 17 196,918 24 40 170,266 23 55

14 3 ELİF EKSİK 10 11 7 9,25 10 8 8,00 5 4 4,00 4 3 3,25 9 1 8,75 7 0 7,00 5 3 4,25 3 2 2,50 4 1 3,75 58 29 50,75 161,652 24 47 143,302 14 20 180,156 38 91 168,511 28 63

15 70 BERAT ALADAĞ 10 12 8 10,00 8 6 6,50 5 4 4,00 4 4 3,00 7 3 6,25 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 56 35 47,25 160,727 25 52 143,172 15 21 176,507 43 112 168,884 26 59

16 76 İCLAL ÖZCAN 10 8 12 5,00 16 3 15,25 6 3 5,25 4 4 3,00 7 2 6,50 6 1 5,75 5 4 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 60 31 52,25 166,274 19 30 142,896 16 23 196,781 25 43 169,368 25 58

17 130 MAHMUT SOLMAZ 10 13 7 11,25 8 8 6,00 3 7 1,25 6 3 5,25 7 3 6,25 9 1 8,75 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 61 34 52,50 157,515 32 70 141,313 17 24 175,954 44 113 161,638 40 101

18 0 13 5 11,75 6 11 3,25 6 4 5,00 2 5 0,75 8 2 7,50 3 4 2,00 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 46 35 37,25 159,805 27 58 140,567 18 26 170,404 49 138 174,356 22 40

19 114 GÜLSÜM KESER 10 13 5 11,75 14 5 12,75 5 4 4,00 3 5 1,75 7 3 6,25 5 3 4,25 5 3 4,25 4 1 3,75 5 0 5,00 61 29 53,75 175,258 12 13 140,096 19 27 212,136 12 17 187,124 12 14

20 75 EVİN BÜYÜKSU 10 13 6 11,50 15 4 14,00 2 4 1,00 5 2 4,50 6 4 5,00 7 3 6,25 4 6 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 62 29 54,75 170,727 16 22 137,341 20 35 212,903 11 16 175,866 19 33

21 98 HÜLYA BOZKURT 10 14 3 13,25 12 6 10,50 4 4 3,00 2 2 1,50 6 3 5,25 6 2 5,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 54 25 47,75 171,649 15 19 136,247 21 39 206,950 17 24 185,049 13 17

22 93 ÖZGE AYAZ 10 13 6 11,50 14 5 12,75 3 5 1,75 4 4 3,00 5 5 3,75 6 2 5,50 7 2 6,50 5 0 5,00 5 0 5,00 62 29 54,75 168,615 17 24 134,576 22 47 208,204 14 20 176,756 18 32

23 0 YAĞMUR ODAN 10 12 6 10,50 2 2 1,50 3 6 1,50 4 4 3,00 5 5 3,75 6 4 5,00 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 40 36 31,00 144,226 52 165 132,206 23 63 152,758 58 245 151,615 51 180

24 0 NURHAY ERDOĞAN 10 13 7 11,25 12 6 10,50 1 6 -0,50 6 4 5,00 8 2 7,50 9 1 8,75 5 3 4,25 3 2 2,50 4 1 3,75 61 32 53,00 159,110 30 64 132,174 24 64 194,086 26 46 162,381 39 98

25 148 NUR VATANDAŞ 10 14 5 12,75 11 7 9,25 1 8 -1,00 6 4 5,00 5 5 3,75 7 3 6,25 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 58 38 48,50 159,512 28 61 131,678 25 68 194,069 27 47 164,166 35 83

26 127 TÜLİN ÇEKİM 10 13 7 11,25 10 9 7,75 2 7 0,25 5 4 4,00 8 2 7,50 7 2 6,50 6 3 5,25 3 2 2,50 4 1 3,75 58 37 48,75 155,090 37 80 131,488 26 69 182,596 36 80 160,599 41 109

27 108 NAZAR ARTAN 10 12 5 10,75 5 11 2,25 3 6 1,50 4 5 2,75 5 4 4,00 7 3 6,25 4 5 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 48 41 37,75 145,923 48 146 131,470 27 70 157,201 57 214 153,966 48 166

28 151 YEŞİM NLTTN 10 14 5 12,75 9 6 7,50 2 5 0,75 4 4 3,00 7 3 6,25 6 3 5,25 3 5 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 49 37 39,75 159,202 29 63 131,463 28 71 188,388 31 62 168,322 30 65

29 60 MERYEM ÖZTÜRK 10 15 2 14,50 7 4 6,00 2 1 1,75 1 0 1,00 8 2 7,50 6 2 5,50 6 3 5,25 4 1 3,75 4 0 4,00 53 15 49,25 161,889 23 45 129,897 29 77 190,210 28 51 176,911 17 31

30 97 AENES TÜRKAN 10 13 7 11,25 9 10 6,50 3 7 1,25 4 6 2,50 8 2 7,50 5 5 3,75 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 52 44 41,00 153,863 40 92 129,880 30 79 178,218 41 103 162,529 37 96
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 6,810,7 4,18 3,2 7,4 1,29 1,4 4,8 0,16 1,4 3,8 0,45 3,3 5,2 1,97 3,0 4,0 1,98 2,7 5,1 1,44 2,0 2,4 1,43 2,0 2,3 1,39 25,745,614,29 121,050 113,610 131,410 126,760

Okul Ortalaması 12,06,5 10,38 8,6 6,8 6,87 2,4 5,4 1,09 3,3 3,8 2,39 5,6 3,6 4,72 5,8 3,0 5,07 4,2 4,1 3,15 3,5 1,4 3,10 3,7 1,1 3,44 49,135,640,21 151,120 130,380 176,020 158,900

KATILIMLAR

31 77 MUH*M ÖZCANFB 10 16 2 15,50 13 5 11,75 4 5 2,75 1 6 -0,50 7 3 6,25 9 1 8,75 5 4 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 64 26 57,50 176,409 11 12 129,502 31 83 221,715 6 7 195,371 7 7

32 0 AEMİN BAK* 10 10 5 8,75 8 9 5,75 2 7 0,25 5 3 4,25 7 3 6,25 5 4 4,00 2 6 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 44 42 33,50 144,428 51 162 129,496 32 84 163,068 54 184 146,886 57 223

33 142 MEHLİK URAK 10 13 5 11,75 8 7 6,25 2 3 1,25 3 4 2,00 4 5 2,75 4 6 2,50 3 4 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 46 35 37,25 154,063 39 89 128,407 33 94 179,181 39 96 164,113 36 86

34 72 EDİBE ERDOĞANN 10 16 3 15,25 10 8 8,00 2 6 0,50 3 5 1,75 4 5 2,75 5 2 4,50 7 1 6,75 4 1 3,75 4 0 4,00 55 31 47,25 164,581 20 34 128,139 34 96 200,805 21 33 178,324 14 25

35 0 FATİH 10 10 9 7,75 11 6 9,50 3 6 1,50 4 5 2,75 6 4 5,00 6 4 5,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 48 43 37,25 150,242 44 113 127,833 35 98 177,460 42 110 154,702 47 158

36 0 NAZLI TAŞTAN 10 15 5 13,75 9 8 7,00 1 7 -0,75 4 2 3,50 6 3 5,25 6 2 5,50 4 3 3,25 4 1 3,75 3 2 2,50 52 33 43,75 156,773 33 72 127,811 36 100 188,391 30 61 165,256 33 78

37 300 HASAN GÜL 10 12 8 10,00 4 16 0,00 2 8 0,00 5 5 3,75 5 5 3,75 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 46 54 32,50 135,931 62 249 127,776 37 101 141,950 67 333 140,678 64 294

38 100 BEDİRH BALDI 10 12 4 11,00 1 12 -2,00 3 5 1,75 3 7 1,25 5 2 4,50 5 1 4,75 4 3 3,25 5 0 5,00 4 1 3,75 42 35 33,25 137,306 58 230 126,694 38 110 139,326 68 358 148,449 56 207

39 120 ESMA KARAÇÖL 10 13 6 11,50 8 6 6,50 4 6 2,50 1 3 0,25 1 8 -1,00 4 6 2,50 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 42 44 31,00 155,303 36 79 126,614 39 114 180,868 37 88 168,739 27 61

40 78 YUSUF ÖZTÜRK 10 16 2 15,50 9 6 7,50 2 7 0,25 3 6 1,50 7 2 6,50 9 0 9,00 4 5 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 60 28 53,00 163,110 22 43 126,246 40 119 199,267 22 37 177,409 16 29

41 0 ÖZGÜL KDVN 10 12 6 10,50 14 2 13,50 3 4 2,00 2 4 1,00 7 2 6,50 6 3 5,25 6 3 5,25 4 1 3,75 4 0 4,00 58 25 51,75 164,580 21 35 126,206 41 121 207,732 16 22 175,072 21 37

42 50 AZAT AKSİN 10 7 13 3,75 7 12 4,00 3 7 1,25 5 5 3,75 7 3 6,25 4 5 2,75 3 5 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 40 56 26,00 129,095 67 334 125,985 42 125 135,481 72 402 127,625 72 458

43 0 HATİCE MALGAZ 10 10 4 9,00 8 7 6,25 2 5 0,75 3 1 2,75 7 1 6,75 5 3 4,25 6 1 5,75 4 0 4,00 4 0 4,00 49 22 43,50 145,366 49 153 125,877 43 126 167,020 50 164 150,870 52 185

44 123 AYŞE YİKİTLER 10 9 4 8,00 10 4 9,00 2 4 1,00 3 1 2,75 6 2 5,50 8 2 7,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 0 4,00 48 21 42,75 148,300 46 126 125,822 44 127 175,602 48 117 152,748 49 175

45 79 KÜBRA ALTAY 10 10 6 8,50 12 5 10,75 2 6 0,50 4 4 3,00 4 6 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 40 32 32,00 151,622 42 104 125,153 45 134 184,980 34 71 155,818 46 147

46 112 ZEHRA DAĞEŞEN 10 13 4 12,00 9 4 8,00 2 3 1,25 2 4 1,00 5 4 4,00 4 4 3,00 2 6 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 42 34 33,50 156,340 35 76 124,552 46 140 188,151 32 63 168,246 31 66

47 5 NAZIM DEMİR 10 9 11 6,25 12 4 11,00 1 5 -0,25 5 3 4,25 4 6 2,50 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 39 38 29,50 144,810 50 158 124,151 47 142 175,725 46 115 144,011 59 253

48 110 DERYA MUTAKİ 10 11 7 9,25 9 6 7,50 3 3 2,25 1 2 0,50 2 8 0,00 6 3 5,25 3 4 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 44 34 35,50 149,972 45 116 123,769 48 151 175,649 47 116 160,347 42 113

49 156 SUDE YILMAZ 10 12 6 10,50 15 2 14,50 0 4 -1,00 4 2 3,50 9 1 8,75 7 1 6,75 5 5 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 59 24 53,00 159,920 26 57 122,714 49 159 208,414 13 19 164,384 34 82

50 94 DYG TAŞ AN 10 15 3 14,25 3 7 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 7 1 6,75 7 3 6,25 6 0 6,00 3 1 2,75 4 0 4,00 48 22 42,50 146,689 47 137 122,534 50 162 165,413 52 176 160,160 43 115

51 107 YAKUP ÖZTÜRK 10 12 7 10,25 4 10 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 6 4 5,00 6 3 5,25 0 7 -1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 41 35 32,25 138,863 56 209 121,392 51 176 151,391 61 253 149,561 53 199

52 66 EMİNAA ÖZTRK 10 14 6 12,50 2 10 -0,50 0 8 -2,00 4 3 3,25 6 4 5,00 6 4 5,00 4 6 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 43 44 32,00 134,526 63 268 119,470 52 203 147,595 62 284 141,624 62 283

53 66 EMİNAA ÖZTRK 10 14 6 12,50 2 10 -0,50 0 8 -2,00 4 3 3,25 6 4 5,00 6 4 5,00 4 6 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 43 44 32,00 134,526 63 268 119,470 52 203 147,595 62 284 141,624 62 283

54 61 HİVDA URAK 10 14 6 12,50 13 7 11,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 8 2 7,50 4 4 3,00 4 5 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 53 40 43,00 157,912 31 68 119,020 54 212 202,397 20 30 167,753 32 68

55 0 MUHAMM SUME 10 13 4 12,00 9 4 8,00 1 7 -0,75 2 1 1,75 4 3 3,25 7 1 6,75 3 3 2,25 3 0 3,00 4 1 3,75 46 24 40,00 150,495 43 112 118,414 55 220 185,588 33 68 159,933 44 119

56 129 AZAD İPTEŞ 10 12 4 11,00 12 2 11,50 1 1 0,75 1 3 0,25 5 5 3,75 2 4 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 41 20 36,00 156,740 34 73 117,908 56 229 199,168 23 38 168,343 29 64

57 84 AB KALL 10 13 5 11,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 6 0,50 7 3 6,25 4 4 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 34 24 28,00 137,105 59 232 116,385 57 262 152,676 59 247 149,119 54 201

58 0 AVCI YUSUF 10 8 11 5,25 9 8 7,00 4 5 2,75 1 7 -0,75 4 6 2,50 5 5 3,75 2 7 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 40 52 27,00 136,875 60 233 116,037 58 275 157,270 56 213 145,294 58 238

59 69 ROJİ N 10 11 7 9,25 5 14 1,50 1 7 -0,75 3 5 1,75 4 4 3,00 5 5 3,75 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 43 47 31,25 130,463 65 318 115,080 59 292 144,638 66 308 137,188 65 334

60 115 EKBER BARIK 10 7 12 4,00 2 8 0,00 3 6 1,50 2 5 0,75 1 9 -1,25 6 3 5,25 1 7 -0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 25 57 10,75 118,445 76 503 114,972 60 295 118,738 80 592 122,553 78 534
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Genel Ortalama 6,810,7 4,18 3,2 7,4 1,29 1,4 4,8 0,16 1,4 3,8 0,45 3,3 5,2 1,97 3,0 4,0 1,98 2,7 5,1 1,44 2,0 2,4 1,43 2,0 2,3 1,39 25,745,614,29 121,050 113,610 131,410 126,760
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KATILIMLAR

61 64 MALİK GÜLEN 10 12 8 10,00 3 5 1,75 3 7 1,25 1 7 -0,75 7 2 6,50 6 4 5,00 3 6 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 42 42 31,50 136,087 61 246 114,852 61 298 151,475 60 252 148,991 55 202

62 53 NURULL SOLMAAZ 10 12 8 10,00 15 4 14,00 1 7 -0,75 3 7 1,25 1 9 -1,25 2 5 0,75 3 4 2,00 37 44 26,00 154,674 38 84 113,910 62 324 204,376 19 27 162,502 38 97

63 109 VİLDAN ATAŞ 10 9 8 7,00 2 3 1,25 3 6 1,50 1 6 -0,50 5 4 4,00 4 5 2,75 4 3 3,25 3 2 2,50 3 1 2,75 34 38 24,50 127,564 70 355 113,412 63 334 136,965 71 378 136,960 67 339

64 0 İSMAİL SUME. . 10 7 11 4,25 2 12 -1,00 2 6 0,50 2 3 1,25 6 3 5,25 6 3 5,25 3 6 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 34 48 22,00 114,647 80 578 112,725 64 352 113,976 82 663 117,630 80 600

65 63 SÜMEYY CALAYIR 10 8 10 5,50 5 8 3,00 1 8 -1,00 3 2 2,50 1 9 -1,25 2 6 0,50 2 7 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 27 55 13,25 122,419 72 419 112,495 65 358 135,400 73 404 123,596 75 513

66 125 NURSEN KABALAKK 10 9 7 7,25 12 3 11,25 0 7 -1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 3 3,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 40 27 33,25 140,431 53 197 112,184 66 366 179,123 40 97 142,281 61 274

67 62 HELİN AĞ 10 10 9 7,75 11 4 10,00 0 6 -1,50 3 3 2,25 6 2 5,50 6 4 5,00 3 6 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 42 41 31,75 139,691 54 206 111,869 67 373 175,878 45 114 143,123 60 264

68 116 DTĞER RE HAS 10 3 13 -0,25 7 6 5,50 2 5 0,75 3 4 2,00 6 2 5,50 7 1 6,75 2 6 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 35 38 25,50 115,273 79 559 111,546 68 383 124,875 78 520 111,979 82 670

69 143 BERAT URUÇ 10 10 6 8,50 5 11 2,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 5 1,75 7 2 6,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 36 33 27,75 128,415 69 344 110,131 69 420 145,212 65 304 136,518 69 347

70 0 İSKEND KARAKUŞ 10 9 11 6,25 7 10 4,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 3 5 1,75 5 4 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 34 41 23,75 129,023 68 335 110,071 70 425 147,577 64 286 136,587 68 346

71 0 EREN KAYA 10 10 9 7,75 1 11 -1,75 0 9 -2,25 3 3 2,25 2 5 0,75 7 2 6,50 1 7 -0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 31 48 19,00 115,588 78 553 108,397 71 475 121,717 79 558 119,073 79 581

72 104 CEREN. AVCI 10 10 7 8,25 8 8 6,00 0 7 -1,75 2 6 0,50 4 5 2,75 2 7 0,25 3 7 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 38 48 26,00 130,086 66 321 104,042 72 585 159,542 55 204 136,988 66 338

73 0 BİLAL ÇOBAS 10 8 8 6,00 6 10 3,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 7 0,25 2 5 0,75 2 4 1,00 5 0 5,00 3 1 2,75 30 47 18,25 119,254 75 487 102,354 73 638 138,797 70 366 123,400 76 518

74 149 GÖKNUR PULUĞ 10 16 2 15,50 7 6 5,50 1 7 -0,75 1 5 -0,25 8 1 7,75 7 2 6,50 8 2 7,50 4 1 3,75 4 0 4,00 56 26 49,50 153,011 41 96 188,930 29 56 169,689 24 57

75 139 AHMET ÇAT 10 15 5 13,75 4 11 1,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 7 3 6,25 9 1 8,75 7 3 6,25 4 1 3,75 2 3 1,25 50 45 38,75 138,980 55 208 163,318 53 183 158,130 45 126

76 90 ŞÜRAN TAŞTAN 10 14 6 12,50 6 10 3,50 0 5 -1,25 1 5 -0,25 5 5 3,75 7 3 6,25 3 5 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 45 40 35,00 138,676 57 213 166,667 51 169 151,868 50 179

77 137 NESRİN UÇAR 10 7 9 4,75 5 8 3,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 6 1 5,75 8 0 8,00 5 3 4,25 5 0 5,00 3 1 2,75 40 33 31,75 115,739 77 550 132,899 75 423 122,629 77 531

78 71 YAĞMUR DAŞDEMİR 10 8 12 5,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 7 3 6,25 8 1 7,75 8 2 7,50 4 1 3,75 4 1 3,75 39 30 31,50 108,613 82 675 114,063 81 660 113,995 81 638

79 0 FURKAN CESUR 9 10 6,50 4 11 1,25 1 6 -0,50 5 3 4,25 4 3 3,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 31 38 21,50 120,761 73 451 132,947 74 422 128,695 71 440

80 0 ESMANU ARAS 10 12 8 10,00 2 9 -0,25 1 9 -1,25 1 5 -0,25 4 6 2,50 4 5 2,75 3 7 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 33 53 19,75 124,405 71 403 139,215 69 360 135,037 70 359

81 101 TEK.İZ ŞÜHEDA 10 9 11 6,25 4 14 0,50 2 8 0,00 2 7 0,25 2 8 0,00 5 5 3,75 3 7 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 34 63 18,25 119,895 74 473 128,504 76 480 126,344 73 470

82 131 SAMİ AKKUŞ 10 11 7 9,25 2 15 -1,75 0 10 -2,50 0 10 -2,50 1 8 -1,00 2 6 0,50 1 8 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 23 68 6,00 111,275 81 622 127,680 77 484 124,124 74 506
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

IĞDIR IĞDIR MERKEZ ŞEHİT EMİN GÜNER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF BDS-1 82 426 426 1316

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fizik Kimya Biyoloji Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü Toplam TYT SAY SÖZ EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 6,810,7 4,18 3,2 7,4 1,29 1,4 4,8 0,16 1,4 3,8 0,45 3,3 5,2 1,97 3,0 4,0 1,98 2,7 5,1 1,44 2,0 2,4 1,43 2,0 2,3 1,39 25,745,614,29 121,050 113,610 131,410 126,760

Okul Ortalaması 12,06,5 10,38 8,6 6,8 6,87 2,4 5,4 1,09 3,3 3,8 2,39 5,6 3,6 4,72 5,8 3,0 5,07 4,2 4,1 3,15 3,5 1,4 3,10 3,7 1,1 3,44 49,135,640,21 151,120 130,380 176,020 158,900
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